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Re: Solicitação de renovação - APS - prazo 5 dias
APS Ambiental para: luizbub, Dulcineia Bedim Caetano 28/07/2022 17:45
De: "APS Ambiental" <aps@apsambiental.com.br>
Para: luizbub@cgteletrosul.com.br, "Dulcineia Bedim Caetano" 
<dulcineia.caetano@copel.com>
Histórico:
Esta mensagem foi encaminhada.

1 Attachment

Boa tarde Luiz,

          Venho por meio desta informar que a APS Auditoria e Perícia Ambiental Ltda  tem 
interesse da continuidade do presente contrato CE CECS 004/2020. 
          Solicitamos o reajuste contratual, conforme previsto no artigo 8 do referido contrato, tendo 
em vista a adequação de valores frente a inflação e a abstenção de reajuste no ano passado.
          Atenciosamente
                                     Ana Claudia Cendofanti

Em seg., 25 de jul. de 2022 às 11:41, <luizbub@cgteletrosul.com.br> escreveu:
Ana Cláudia

Segue email abaixo com a carta do CECS, solicitando seu posicionamento com relação à  renovação do 
contrato CECS Nº 04/2020.

Fico à disposição.

Att

Luiz Carlos Bubiniak

Centro Regional de Coordenação da Usina Hidrelétrica Governador Jayme 
Canet Jr
041 3028 4300 | 041 999 990 067
luizbub@cgteletrosul.com.br

----- Repassado por Luiz Carlos Bubiniak/Eletrosul em 25/07/2022 11:32 -----

De:         "Dulcineia Bedim Caetano" <dulcineia.caetano@copel.com>
Para:         "APS Ambiental" <aps@apsambiental.com.br>
Cc:         "Luiz Carlos Bubiniak" <luizbub@cgteletrosul.gov.br>, "valmir"< valmir@usinamaua.com.br>
Data:         05/07/2022 16:43
Assunto:         Solicitação de renovação - APS - prazo 5 dias
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Prezada Ana Cláudia,

Por gentileza, apresente o posicionamento da APS quanto à renovação contratual por mais 
um ano.

Cordial e antecipadamente grata.

Dulcineia Bedim Caetano

Superintendente Técnica

Consórcio Energético Cruzeiro do Sul
Rua Comendador Araújo, 143 - 19º andar - Curitiba-PR

CEP 80.420-000

Fone (41) 3331-4253

Cel.: (41) 99224-6344

dulcineia.caetano@copel.com

http://www.consorciocruzeirodosul.com.br

AVISO

Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s),

podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da 
mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido 
recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente

de seu sistema.É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou 
copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER

This message is destined exclusively to the intended receiver. It may contain confidential or 
legally protected information. The incorrect transmission of this message does not mean loss of 
its confidentiality.

If this message is received by mistake, please send it back to the sender and delete it from your 
system immediately. It is forbidden to any person who is not the intended receiver to use, reveal, 
distribute, or copy any part of this message.

-- 
Ana Claudia Cendofanti
APS Auditoria e Perícia Ambiental Ltda
Telefone 41-98832-3886
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